上海证券交易所 纪律处分决定书

[2022] 75 号

关于对安信信托股份有限公司、控股股东 上海国之杰投资发展有限公司及有关 责任人予以纪律处分的决定

当事人:

安信信托股份有限公司, A 股证券简称: ST 安信, A 股证券代码: 600816;

上海国之杰投资发展有限公司,安信信托股份有限公司控股股东;

王少钦,安信信托股份有限公司时任董事长;

邵明安,安信信托股份有限公司时任董事长、总裁;

杨晓波,安信信托股份有限公司时任总裁;

王荣武,安信信托股份有限公司时任总裁;

赵宝英,安信信托股份有限公司时任主管会计工作负责人;

武国建,安信信托股份有限公司时任董事会秘书;

陶瑾宇,安信信托股份有限公司时任董事会秘书;

王 岗,安信信托股份有限公司时任董事会秘书。

一、上市公司及相关主体违规情况

经查明,安信信托股份有限公司(以下简称公司)、控股股东上海国之杰投资发展有限公司(以下简称国之杰)在信息披露、规范运作方面,有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为。

(一)未及时披露提供大额保底承诺事项,公司内部控制存在重大缺陷

2021年4月30日,公司披露的2020年年度报告显示,在前期展业过程中,公司存在与部分第三方签署《信托受益权转让协议》《框架合作协议》或出具《流动性支持函》等形式提供保底承诺的情形。根据中国银保监会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2020〕4号)查明的事实,上述部分保底承诺出具的时间为2016年7月至2018年4月。2020年度,公司累计解除保底承诺函163.96亿元,占公司2019年末经审计净资产的214.86%;截至2020年12月31日,公司存量保底承诺合计余额为752.76亿元,占公司2019年末经审计净资产的986.45%;截至2020年12月31日,公司因提供保底承诺等原因引发诉讼50起,涉诉本金184.91亿元。因公司提供上述保底承诺且涉及金额巨大、涉及协议或合同文件未查询到相关用印记录

及审批流程、未能有效执行合同用印审批相关内部控制以避免相关违规情况的发生,公司年审会计师事务所对公司 2019 年、2020 年内部控制均出具否定意见的审计报告。

公司对外提供大额保底承诺,未能及时履行信息披露义务, 迟至披露 2019 年和 2020 年年度报告及相关诉讼公告时才予以披露,相关信息披露严重滞后。公司未能建立健全有效的内部控制机制,未有效执行合同用印审批流程,导致未及时发现前述大额保底承诺事项,相关内部控制存在重大缺陷。

另经查明,根据公司于 2021 年 7 月 28 日披露的收购报告书摘要及董事会关于消除部分经营风险措施的意见,公司以与部分第三方签署《信托受益权转让协议》或出具《流动性支持函》等形式提供信托项目的保底承诺,是由于控股股东国之杰和实际控制人高天国深度介入公司经营管理、涉嫌开展违法违规行为和经营不当导致。

(二)多笔重大诉讼事项披露不及时

2019年3-12月期间,公司先后发生33起诉讼事项,涉诉金额累计约114.56亿元,占公司最近一期经审计净资产的95.37%。其中,截至2019年5月28日,公司连续12个月内累计涉案金额达到12.83亿元,占最近一期经审计净资产的10.68%,首次达到披露标准。但公司未在达到披露标准时及时披露相关重大诉讼事项,直至2019年11月16日、12月17日和2020年4月22日、4月30日、7月18日才分别予以披露。

2020年1-7月期间,公司先后发生38起诉讼事项,涉诉金额累计约83.79亿元,占公司最近一期经审计净资产的109.82%。

其中,截至 2020 年 1 月 13 日,公司连续 12 个月内累计涉案金额达到 12.28 亿元,占最近一期经审计净资产的 10.22%,首次达到披露标准。但公司未在达到披露标准时及时披露相关重大诉讼事项,直至 2020 年 1 月 23 日、7 月 18 日才予以披露。 2020年 3 月 25 日、4 月 3 日,公司发生 5 起诉讼事项,涉诉金额约14.15 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 11.78%,累计达到披露标准,但公司直至 2020 年 4 月 22 日、7 月 18 日才予以披露。 2020年 4 月 9 日、4 月 21 日,公司发生 2 起诉讼事项,涉诉金额约15.83 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 13.18%,累计达到披露标准,但公司直至 2020年 4 月 30 日、5 月 15 日才予以披露。 2020年 5 月 10 日至 7 月 8 日,公司发生 14 起诉讼事项,涉诉金额约 8.12 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 10.64%,累计达到披露标准,但公司直至 2020年 7 月 10 日、7 月 18 日、8 月 4 日才予以完整披露。

2021年4月23日,公司发生6起诉讼事项,累计金额约36.15亿元,占公司最近一期经审计净资产的47.37%,已达到需通过临时公告披露的标准。但公司对相关诉讼事项未及时履行信息披露义务,直至2021年5月11日才予以披露。

(三)主要资产受限情况披露不及时、不完整

截至 2020 年 4 月 30 日,公司部分资产受限。其中,质押资产账面价值 44 亿元,冻结资产账面价值 57 亿元,受限资产合计达 101.21 亿元,占公司最近一期经审计总资产的 48.6%和经审计净资产的 132.63%。公司未及时通过临时公告披露主要资产被质押、冻结的情况,仅于 2020 年 4 月 30 日披露的 2019 年年度

报告中披露称,报告期末,账面价值 96.2 亿元的资产所有权或使用权受到限制。直至 2020 年 5 月 15 日,公司才以临时公告的形式披露自查资产质押冻结的情况。

(四)2018年年度报告财务信息披露不准确

2019年4月30日,公司披露2018年年度报告,2018年公司实现营业收入-8.51亿元。5月1日,公司披露《关于会计差错更正暨股票复牌的提示性公告》称,经自查发现,由于工作疏忽,公司2018年度财务报表的有关账务处理存在会计差错,导致2018年度营业收入少计10.55亿元。5月15日,经公司董事会审议通过《关于会计差错更正的议案》后,公司对2018年年度报告予以更正并披露称,在2018年度财务报表编制过程中,因公司错误地将印纪传媒股票分类至"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"科目核算,将相应-10.55亿元的公允价值变动误计入"公允价值变动收益",导致公司2018年度营业收入少计10.55亿元,错误显示为-8.51亿元。会计差错更正后,公司营业收入为2.05亿元,同时资产减值损失项目增加10.55亿元。

二、责任认定和处分决定

(一)责任认定

公司存在未及时披露提供大额保底承诺事项,相关内部控制存在重大缺陷,多笔重大诉讼事项、主要资产受限情况披露不及时、不完整,2018年年度报告财务信息披露不准确等多项违规行为,涉及金额巨大,严重影响了投资者的知情权。上述行为严重违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——

财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》(以下简称《股票上市规则》)第1.4条、第2.1条、第2.3条、第2.5条、第2.6条、第11.1.1条、第11.1.2条、第11.12.5条和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》第三条、第九条等相关规定。

公司控股股东国之杰违反诚实信用原则,利用其对公司的控制地位侵害公司利益,导致公司出现重大经营风险,对公司大额保底承诺事项相关违规行为负有主要责任。上述行为严重违反了《股票上市规则》第1.4条和《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》第1.4条、第1.5条、第2.6条等有关规定。

责任人方面,时任董事长王少钦作为公司主要负责人和信息披露第一责任人,时任总裁杨晓波作为公司日常经营管理事项的主要负责人,未能勤勉尽责并督促公司建立健全内部管理制度,对公司大额保底承诺事项相关违规行为负有主要责任;同时,王少钦还应对公司 2018 年财务信息披露不准确的违规行为负有主要责任。时任董事长、总裁邵明安作为公司主要负责人和信息披露第一责任人,时任总裁王荣武作为公司日常经营管理事项的主要负责人,未能勤勉尽责并督促公司及时履行相关信息披露义务,对公司未及时披露重大诉讼、主要资产受限的违规行为负有主要责任;同时,邵明安还应对公司 2018 年财务信息披露不准确的违规行为负有主要责任。时任主管会计工作负责人赵宝英作为财务负责人,时任董事会秘书武国建、陶瑾宇、王岗作为公司

信息披露事务具体负责人,均未能勤勉尽责。其中,赵宝英、武国建、陶瑾宇对公司大额保底承诺事项相关违规行为负有责任,王岗对其任期内公司未及时披露重大诉讼和主要资产受限的违规行为负有责任。上述人员的行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条等有关规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。

(二)公司及相关责任人异议理由及申辩意见

在规定期限内,控股股东国之杰、时任董事会秘书陶瑾宇和武国建提出异议并申请听证,公司及其他责任人提出异议。有关责任主体在听证及异议回复中提出如下申辩理由。

1. 针对公司大额保底承诺事项相关违规行为的异议情况。

公司提出:一是公司签署的保底承诺协议形式多样,法律性质不确定,须分情况判断是否需要进行信息披露,信托业务违规与信息披露违纪分属两个独立的规则体系。二是相关保底承诺出具的时间为 2016 年 7 月至 2018 年 4 月,应当以公司 2017 年的财务数据为比较标准,以单笔交易或连续 12 个月累计金额进行比较,并考虑信托公司表内、表外业务相区分的特殊性。三是根据相关司法审判意见,上述保底承诺均属无效,没有造成严重后果,公司积极与相关委托人进行沟通协商。四是保底事件发生后,公司进行信息披露工作需要兼顾风险处置的实际需要。五是相关保底承诺事项具有隐蔽性,仅个别高级管理人员和经办人员知晓,公司并无信息披露违规的主观故意。

控股股东国之杰提出,相关信息披露事项的主体均为公司,

其不应承担相关责任。公司签署保底承诺系公司自身的经营行为,与其无关。其没有参与相关谈判、签署过程,也不是相关信息披露的责任主体。

时任董事长王少钦,时任总裁杨晓波,时任总裁王荣武、赵 宝英,时任董事会秘书武国建、陶瑾宇提出:一是任职期间均根 据自身职务、董事会授权等履行职责。部分责任人还提出,在其 职责范围内不分管相关业务。二是保底承诺相关业务仅限个别高 级管理人员和经办人员知晓,没有经过公司内部控制审批系统, 相关责任人未参与,也不知晓相关情况。三是时任总裁杨晓波还 提出,董事会决策是否披露相关信息完全受制于高天国,是高天 国决策并制定大额保底承诺等存在内部控制缺陷的经营方针,其 没有能力拒绝执行,更无权决定是否对外披露。四是时任董事会 秘书武国建提出,已坚持规范运作,坚守信息披露底线,任职期 间投资者权益得到保护并维护市场稳定。

时任董事会秘书王岗与公司提出异议理由基本一致。此外,时任董事会秘书王岗与时任董事长、总裁邵明安均提出,保底承诺事项发生在其任职之前,后续自查中发现后,已及时向监管部门汇报,并按照检查组的要求进行披露。

2. 针对多笔重大诉讼事项、资产受限披露不及时和 2018 年年度报告披露不准确的异议情况。

公司和时任董事长、总裁邵明安、时任总裁王荣武、时任董事会秘书王岗提出:一是对于 2019 年 6-12 月底期间知悉的诉讼案件和相关资产受限情况,公司根据风险处置需要暂缓公开披露

相关负面信息;对于 2020 年 1 月之后的案件,公司及时履行信息披露义务,且因司法文书未能及时送达,公司客观上无法第一时间掌握资产受限情况。邵明安还提出,其通过督促加强诉讼信息管理、多次与监管部门沟通,在履职受限的情况下,已经尽到最大程度的勤勉尽责。二是公司发现 2018 年年度报告存在会计处理问题后及时采取了停牌措施,未对投资者决策造成误导,应从轻、减轻或不予处分。邵明安还提出,公司 2018 年年度报告披露时,其仅根据董事会授权代行总裁职责。

控股股东国之杰提出,公司系相关信息披露责任主体,且没有证据显示其对相关信息披露进行了任何干扰、阻挡或施加影响。而高天国于 2020 年 5 月已被采取了强制措施,未参与公司管理工作。会计差错系由于公司工作疏忽造成,没有证据显示是由于国之杰故意或重大过失所致。

时任董事长王少钦、时任总裁杨晓波、时任主管会计工作负责人赵宝英、时任董事会秘书武国建和陶瑾宇提出,相关信息披露违规均发生在其离职之后或办理离职手续期间,与其无关。

此外,公司、邵明安、王荣武、庄海燕、王岗还提出,其属于新任董事、高级管理人员,对保底承诺事项并不知情,对风险处置、解决历史问题有积极作为,努力维护投资者利益。王岗还提出,2021年7月29日前,其未被明确分管董事会办公室,未负责公司日常信息披露工作,对其完整履行信息披露职责构成障碍,其推动建立公司内部信息报送制度,逐渐规范公司信息披露机制,在风险处置中发挥了积极作用。

(三) 纪律处分决定

对于上述涉及违规事实认定的申辩理由,上海证券交易所 (以下简称本所)认为不能成立;对于部分责任主体提出并经公 司确认的涉及责任认定的相关情况予以酌情采纳。

- 1.公司和控股股东国之杰、时任董事长王少钦、时任董事长 兼总裁邵明安和时任总裁杨晓波、王荣武提出的异议理由不能成 立。
- 一是 2016 年 7 月至 2018 年 4 月,公司在业务开展过程中提供保底承诺且涉及金额巨大,可能给公司造成重大风险,公司应当根据相关规定及时履行信息披露义务。此后,公司提供保底承诺的义务一直处于持续状态,2020 年度累计解除保底承诺函163.96 亿元,截至 2020 年年末存量保底承诺合计余额仍有752.76 亿元,相关余额对公司2019 年末经审计净资产占比巨大的情况,正反映出相关事项对公司的恶劣影响与严重后果。即便与公司2017 年净资产相比,公司2020 年末存量保底承诺金额占比也达到467.26%。应当以公司2017 年的财务数据为比较标准并区分表内、表外业务等异议理由不能成立。
- 二是公司提供巨额保底承诺后,不论后续是否协商和解、是否认定为有效,发生上述提供保底承诺的事项均可能使公司面临重大债务风险和法律风险,属于本所业务规则中明确规定的应当及时披露的重大事项。截至2020年12月31日,公司因提供保底承诺等原因引发诉讼50起,涉诉本金184.91亿元,已导致公司重大风险情况。保底承诺须分情形判断是否披露、未造成严重

后果等异议理由不能成立。

三是公司未经审批及流转程序就对外提供大额保底承诺,持续长达两年之久且涉及多笔业务,但公司仅个别高级管理人员和经办人员知晓,恰恰反映出公司在重大业务经营、审批权限、用印管理等内部控制上存在缺陷。上述事项亦被审计机构认定为内部控制制度重大缺陷,导致公司内部控制连续两年均被出具否定意见的审计报告。公司及相关责任人未能督促公司建立健全内部控制制度并保证有效执行,未能提出客观证据证明其已勤勉尽责,不分管、不知情、无主观故意等异议理由不能作为减免其违规责任的合理理由。

四是根据公司 2021 年 7 月 28 日披露的收购报告书摘要、国之杰披露的权益变动报告书及部分责任人的异议回复,因国之杰及高天国涉嫌管理不当等原因,导致公司发生提供保底承诺的经营风险,高天国决策并制定了大额保底承诺的经营方针。控股股东国之杰提出的相关信息披露违规主体均为公司、与其无关的异议理由不能成立。此外,本次纪律处分认定国之杰对第一项违规承担主要责任,未认定其对公司其他信息披露违规负有责任。

五是时任董事长王少钦作为公司主要负责人、信息披露第一责任人,时任总裁杨晓波作为公司日常经营管理事项的主要负责人,应当保证公司内部控制制度的建立健全和有效实施,应对重大业务经营事项予以充分关注,并在其任职期间采取积极的履职手段调查核实相关情况。王少钦提出的从未参与任何业务经营活动环节审批的理由和杨晓波提出的无法拒绝执行实际控制人决

策也无权决定是否披露的理由,反映出其未能勤勉尽责履行自身职责,不能作为减免违规责任的合理理由。

六是公司于2019年至2021年发生多笔重大诉讼均未及时披露且累计涉案金额较大,也未及时、完整披露大额资产受限情况,严重影响了投资者的知情权,违规事实明确。公司及有关责任人提出,因2019年接到暂缓公开负面信息的监管要求而造成未及时履行信息披露义务。但公司及有关责任人未依照相关规则履行相应豁免披露程序。公司资产受限大部分为诉讼事项所致,但公司及相关责任人并未主动、充分排查诉讼关联情况,相关异议理由不能成立。

- 2. 对于时任主管会计工作负责人赵宝英, 时任董事会秘书武国建、陶瑾宇、王岗提出的异议理由予以酌情考虑。
- 一是根据审计机构的内部控制审计报告及相关异议回复,公司提供保底承诺涉及协议或合同文件未查询到相关用印记录及审批流程,相关违规具有隐蔽性。时任主管会计工作负责人赵宝英和时任董事会秘书武国建、陶瑾宇主要分管公司财务管理及日常信息披露事务,并未参与实施上述违规行为。并且,在实际控制人主导实施的保底承诺等违规行为中,上述人员缺乏取得和了解相关信息的渠道,存在一定的履职困难,故上述人员不是对违规行为直接负责的主管人员。但作为公司高级管理人员,上述人员未能勤勉尽责,对相关违规行为反映出的公司内部控制严重失效仍负有一定责任。
 - 二是根据公司提供的书面说明,时任董事会秘书王岗未分管

董事会办公室,对多笔诉讼事项披露不及时、资产受限情况披露不及时、不完整等违规行为,并非直接负责的主管人员,且其推动建立公司内部信息报送制度,规范公司信息披露机制,积极参与公司风险化解工作并发挥重要作用,对相关履职情况可予以酌情考虑。但作为公司高级管理人员,时任董事会秘书王岗未能勤勉尽责,对公司上述信息披露违规行为仍负有一定责任。

此外,就 2018 年年度报告财务信息披露不准确事项,公司停牌并对 2018 年年度报告及时更正的情况,本次纪律处分已予以考虑。本次纪律处分已综合考虑责任人的职务、履职情况及任期情况进行责任区分,不存在相关责任人提出的认定其对任期外发生的违规行为负有责任的情形。

鉴于上述违规事实和情节,经本所纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第 16.2条、第 16.3条、第 16.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——纪律处分实施标准》的有关规定,本所作出如下纪律处分决定:对安信信托股份有限公司和控股股东上海国之杰投资发展有限公司,时任董事长王少钦,时任董事长、总裁邵明安,时任总裁杨晓波、王荣武予以公开谴责,并公开认定王少钦、杨晓波 5 年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;对时任主管会计工作负责人赵宝英和时任董事会秘书武国建、陶瑾宇、王岗予以通报批评。纪律处分实施过程中,实际控制人高天国已因病去世,根据本所相关规定,本所终止对其的纪律处分程序。

对于上述纪律处分,本所将通报中国证监会和上海市人民政府,并记入上市公司诚信档案。公开谴责、公开认定的当事人如对上述公开谴责的纪律处分决定不服,可于 15 个交易日内向本所申请复核,复核期间不停止本决定的执行。

公司应当引以为戒,严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作,认真履行信息披露义务;上市公司控股股东、实际控制人应当严格遵守法律法规和本所业务规则,自觉维护证券市场秩序,认真履行信息披露义务,及时告知公司相关重大事项,积极配合上市公司做好信息披露工作;董事、监事和高级管理人员应当履行忠实、勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

上海证券交易所 二〇二二年六月七日